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Bartholl

Von: <mail@volkerdornquast.de>
Datum: Dienstag, 24. Mai 2016 17:36
An: <bartholl@kabelmail.de>

Anfiigen:  Pokale.pdf; ATT00007.htm; PastedGraphic-4.tiff; ATT00010.htm
Betreff: WG: Sponsoren

Gesendet mit meinem HTC

----- Weitergeleitete Nachricht -----

Von: "Margitta Neumann" <margitta.neumann@googlemail.com>
An: "'Volker Dornquast™ <mail@volker-dornquast.de>

Betreff: Sponsoren

Datum: Di., Mai 24, 2016 17:22

Lieber Volker,

anbei die Rechg. Fiir die Pokale von Herrn Winterhoff.

Seid Ihr noch dabel.
Ubrigens in der Kiiche helfe ich auch gern ...

Viele GriiBe,
Margitta

Von: Wulf Winterhoff [mailto:wwinterhoff@ulzburg-cup.com]
Gesendet: Dienstag, 24. Mai 2016 16:31

An: Margitta Neumann
Betreff: Re: Sponsoren

Hallo Frau Neumann,

der 40. SELECT Ulzburg-Cup ist voriiber und ich kann ohne Ubertreibung behaupten, dass ein
weiteres Kapitel der Erfolgsgeschichte Ulzburg-Cup geschrieben wurde. Vielleicht haben sie ja die
Presse mitverfolgt. Leider stand das zweite Wochenende unter der Fuchtel der ,,kalten Sophie®, so
dass unser groBes Highlight, das Open-Air Konzert im Naturbad, buchstéblich in’s Wasser gefallen

1st.

Ich komme nun auf das Angebot der Unterstiitzung durch die Biirgerstiftung Henstedt-Ulzburg
suriick und sende ihnen schon einmal anbei den Beleg fiir die fiir die Beschaffung der Pokale
angefallenen Kosten.

Den Beitrag der Biirgerstiftung bitte ich auf das Konto des Ulzburg-Cup

SVHU-HANDBALL Jsespr 0l 2 A ez

Konto: 37200064 Jopstae A3 - oo 2eced
BLZ: 200 69 130 Doe 20.6 |
IBAN: DEO4 2006 9130 0037 2000 64 1 ol i lmrtealitece 0,k

BIC / SWIFT: GENODE F1BBR

7u iiberweisen. Konnen Sie mir ggf. eine Kontakt E-Mail-Adresse der Biirgerstiftung fiir eine
sénliche und offizielle Danksagung tibermitteln? 7 - A 2 .
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08.07.2016
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[m iibrigen hat sich Herr Volker Dornquast gemeinsam mit seiner Frau sogar selbst im Rahmen der
Verpflegung unserer Géste beim Kiichendienst engagiert. Auch Herr Horst Schmidt war in der
Kiiche einer unserer groften Unterstiitzer. Das hat uns sehr gefreut.

Mit freundlichen Griif3en,

Virenfrei. www.avast.com

08.07.2016



D.+D. Display + Druck, Postfach 12 16, D-24548 Henstedt-Ulzburg
SV Henstedt-Ulzburg e.V. /

Lindenstr. 93

24558 Henstedt-Ulzburg

Flel1y
Displays
e | Werbemittel
e | Faltschachteln
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1. Vorsitzender

Rechnung
04.05.2016 NK/Son
Rechnungs-Nr.: 16.0224
Kunden-Nr.: 11800
Kommissions-Nr.: 30834
Bestell-Nr.: Ulzburg-Cup 2016
Bestell-Datum: 22.04.2016
Lieferdatum: 04.05.2016
Menge Artikelbezeichnung Preis Summe
EUR EUR
8  Jade Glaspokal 56,25 450,00

Modell Glasfels

Gréfle: H26,6 x B 17 cm

inkl. Lasrgravur

inkl. Metallplakette mit farbigem Logo Select Ulzburg-Cup

ink. Metallplakette in Silber mit farbigem Text "Champion 2016
..... " 8 versch. Motive

Versandanschrift: Nettowert 450,00
SV Henstedt-Ulzburg e.V. + 19,00% MwSt. 85,50
Lindenstr. 93 Endbetrag EUR 535,50

24558 Henstedt-Ulzburg
Zahlen Sie bitte netto bis zum 14.05.2016 EUR 535,50 GEBUCHT 1 2 Mai 2016

ab Werk, zzgl. Fracht und Verpackung
Annette Sonnenberg

Lieferbedingung:
Ihr Ansprechpartner:

D.+D. Display + Druck GmbH
Suhlenkamp 4

D-24558 Henstedt-Ulzburg
GF: Dirk Beyer-Rogée

Fon: +49 4193 8892-60
Fax: +49 4193 8892-68
Mail: mail@display-druck.de
Web: www.display-druck.de

Handelsregister-Nr;
HRB 3154 (Norderstedt)
Umsatzsteuer-IdNr:
DE118543723

Raiffeisenbank eG: BIC GENODEF1BBR

IBAN DE78 2006 9130 0008 6071 09
Postbank Hamburg: BIC PBNKDEFFXXX

IBAN DE59 2001 0020 0045 7202 03



Am 04.12.2015 um 15:07 schrieb Margitta Neumann <margitta.ncumann@googlemail.com>:

Hallo Herr Winterhoff,

ich war anwesend , als Sie im letzten Ku+SpAS sehr beeindruckend vorgetragen haben.
Habe bei der Biirgerstiftung angefragt, ob man sich eine Unterstiitzung vorstellen kénnte.
Die Antwort, geschrieben von unserem ehemaligen Blrgermeister Volker Dornquast, lautete wie folgt:

Stiftung kénnte sich vorstellen einen speziellen Punkt zu finanzieren. So z.B. einen
Pokal der Henstedt-Ulzburger Biirgerstiftung. Es kbnnen auch mehrere sein bis 350 /400 €

Wire so etwas denkbar und wiirde es helfen?

Viele GriRe,
Margitta Neumann

Hasselbusch 63c

24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. priv.: 04193 4630
Handy: 01724583003

-, (any—— Diese E-Mail wurde von Avast Antivirus-Software auf Viren gepruft.
be e WWW.avast.com
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Bartholl

Von: <mail@volkerdornquast.de>

Datum:  Dienstag, 24. November 2015 22:50

An: <bartholl@kabelmail.de>; "Schumacher" <Schumacher-Henstedt-Ulzburg@t-online.de>; "PApenhagen”

<hpapenhagen@t-online.de>; "Horstmann" <w.horstmann@ksking.de>
Betreff: ~ WG: Ulzburg Cup

Gesendet mit meinem HTC

----- Forwarded message -----

Von: "Margitta Neumann" <margitta.neumann@googlemail.com>
An: <mail@volkerdornquast.de>

Betreff: Ulzburg Cup

Datum: Di., Nov. 24, 2015 20:36

Lieber Volker,

konnte sich die Biirgerstiftung vorstellen, den 40. Cup, der mit 160 Mannschaften ganz besonders
aufgezogen werden soll, zu unterstiitzen. Wenn ja, wiirde ich gern den Kontakt herstellen, damit ein
entsprechender Antrag gestellt werden konnte.

Danke und viele Griisse,

Margitta
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