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Etikette-Workshops fiir Hauptschiiler - Rechnung

Sehr geehrter Herr Dornquast,

wir bedanken uns fir lhren Auftrag, drei Workshops zum Thema ,Etikette und Be-
nehmen in der Berufswelt" mit Hauptschiler/innen der 8. und 9. Klasse durchzufiih-
ren. Diese Workshops sind am 1.7., 2.7. und 3.7.2014 realisiert worden.

Hierflr sind unsererseits — wie im Vorwege vereinbart - Kosten von insgesamt
€ 720 - entstanden (3 x € 240,-). GemaR lhrer Absprache mit HU-Marketing erlauben
wir uns, lhnen 2/3 der Gesamtkosten in Rechnung zu stellen. Ihr Anteil betragt somit

€ 480,-

Bitte Uberweisen Sie den genannten Betrag auf das oben genannte Konto. Fir wei-
tere Schulungen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfugung!

Mit freundlichen Grilten

{ { /

R Creuste (O

Dr. Jochen Bren;s
VHS-Leiter
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Bartholl

Von: "Wolfgang Horstmann" <w.horstmann@ksking.de>

Datum:  Dienstag, 8. Februar 2014 15:35

An: "Bartholl" <Bartholl@kabelmail.de>; ""Dornquast Volker" <mail@volker-dornquast.de>; ""Papenhagen
Heinz" <hpapenhagen@t-online.de>; "'Schumacher Horst"' <schumacher@doerfelt-rechtsanwaelte.de>;

"'Schumacher Horst privat
Betreff:  Benimmkurs

<schumacher-henstedt-ulzburg@t-online.de>

Hallo Achim,

ich habe Herrn Langbehn heute die Zusage {iber unsere Beteiligung von 500 € an dem o.a. Projekt

gegeben.
Einen noch erforderlichen Differenzbetrag wird ggf. H-U-Marketing ausgleichen.
Die Kontonr. soll uns noch rechtzeitig angegeben werden.

Herr Langbehn bat bei dieser Gelegenheit nochmals darum. das Protokoll der JHV zeitnah zu
versenden

und nicht erst mit der néchsten Einladung — ich denke auch. das wiire sinnvoll.

Gruf3

Woltgang

18.02.2014
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Von: VHS Info [mailto:info@vhs-henstedt-ulzburg.de]
Gesendet: Montag, 13. Januar 2014 12:29

An: hesebeck@wtnet.de

Betreff: AW: Benimmkurs

Hallo, Herr Langbehn,

vielen Dank fur Ihre Mail! Ich versuche gerade, mit Frau Melchert Kontakt aufzunehmen, gehe aber davon
aus, dass sie wieder zur Verfugung stehen wird. Ansonsten hatte ich auch noch eine weitere Dozentin in
Petto.

Unsererseits wird der Preis sehr wahrscheinlich stabil bleiben. Bisher berechneten wir jeweils 5,33 Ustd. pro
Gruppe a € 45,-. Bei drei Gruppen waren das somit insgesamt 16 Ustd. a € 45,-=€ 720,-

Ich werde aber, sobald ich mit Frau Melchert gesprochen habe, ein entsprechendes Angebot fir die
Burgerstiftung fertigmachen.

Liebe GriiRe
Jochen Brems

i &
v‘ S 8% Hensted-Uizhurg

Hamburger Str. 24a
24558 Henstedt-Ulzburg

Tel.: 04193 7553000
Fax: 04193 7553029

www.vhs-henstedt-ulzburg.de
info@vhs-henstedt-ulzburg.de

Geschaftsfihrer: Dr. Jochen Brems
Vorstand: Klaus Volke (1. Vorsitzender)
Vereinsregister: Amtsgericht Kiel VR 298 BB

Von: Hesebeck Home Company [mailto:hesebeck@wtnet.de]
Gesendet: Montag, 13. Januar 2014 09:21

An: Herr Dr. Brems

Cc: Herr Helmut Neumann ; 'Heinz Papenhagen'

Betreff: Benimmkurs

Hallo Herr Dr. Brems,
zunachst einmal wiinsche ich IThnen und lhrem Team alles Gute fiir 2014.

HU-Marketing méchte auch 2014 gemeinsam mit der VHS und der Burgerstiftung den Benimmkurs fur die
Olzeborch Schule durchftuihren.

Herr Neumann hat allerdings 3 achte Klassen mit ca. 75 Schilern, so dass in diesem Jahr 3 Kurstage
anfallen.

Bitte ermitteln Sie kurzfristig die Kosten fur die Dozentin da die Burgerstiftung demnachst tagt und Ihre
Etatplanung
vorbereitet.

Die Termine sind wieder fur das Fruhjah} vorgesehen und werden rédhtzeiiig abgest{mmt.

Viele GriRe

Bernd Langbehn
-Vorstand HU-Marketing-
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Bartholl

Von: "Volker Dornquast" <mail@volkerdornquast.de>

Datum:  Sonntag, 12. Januar 2014 18:54

An: "Schumacher" <schumacher-henstedt-ulzburg(@t-online.de>: "Heinz Papenhagen” <hpapenhagenii-

online.de>; "'Achim Bartholl" <bartholl@kabelmail.de>; "Frau v. Bressensdort™ <stvbgm@henstedt-
ulzburg.de>; "'Volker Dornquast™ <mail@volker-dornquast.de>; ""Wolfgang Horstmann'"
<w.horstmann@ksking.de>

Betreff: ~AW: Benimmkurs

Hallo,

es liegen inzwischen einige Punkte an, z.B. Forderantraege und Diskussionspunkte, die wir alle auf der
Vorstandssitzung besprechen sollten. Z.Z. keine Umlaufbeschlusse da wir erst einmal die genaue finanzielle
Lage analysieren sollten.

Viele GriiRe

Volker Dornguast

Von: Schumacher

Gesendet: 12.01.2014 10:02

An: Heinz Papenhagen; 'Achim Bartholl'; 'Frau v. Bressensdorf'; 'Volker Dornquast'; "Wolfgang Horstmann'
Betreff: Re: Benimmkurs

Liebe Mitstreiter,

wir sollten auch diesen Antrag und die Frage der friiheren Ubersendung des Protokolls bis zur
Vorstandssitzung zurtckstellen.

Noch einen schénen Sonntag

Horst Schumacher

From: Heinz Papenhagen

Sent: Saturday, January 11, 2014 5:08 PM

To: 'Achim Bartholl' ; 'Frau v. Bressensdorf' ; 'Horst Schumacher' ; 'Volker Dornguast' ; 'Wolfgang Horstmann'
Subject: WG: Benimmkurs

Hallo liebe Mitstreiter,

anliegend die Korr., die in dieser Sache mit Herrn Langbehn und zwischen ihm und Herrn Neumann gefihrt
wurde.

Mit besten GriiRen

Heinz Papenhagen

Von: Hesebeck Home Company [mailto:hesebeck@wtnet.de]
Gesendet: Samstag, 11. Januar 2014 10:19

An: 'Heinz Papenhagen’

Betreff: WG: Benimmkurs

Hallo Herr Papenhagen,

in der Anlage die Antwort von Herrn Neumann,
die wir dann als offiziellen Antrag werten sollten.

13.09.2014



bSeite 2 von 3

Die Mehrkosten von ca. 1/3 mussten geklart werden,
ansonsten wirde auch HU-Marketing diese tragen, bzw.
Stiftung und HU-Marketing teilen sich die Kosten?

Wir hatten auch Saalmiete und Getranke ibernommen

Noch zur anstehenden Vorstandssitzung der Stiftung —

ich hatte schon mehrfach angeregt das Protokoll zeitnah nach der JHV zu

versenden und nicht erst nach einem Jahr mit der Einladung zur nachsten Mitgliederversammiung.
Der Zeitraum ist einfach zu lange und die Infos zu wichtig, auch fur die Spendentatigkeit.

Vielleicht kénnen Sie das Thema nochmals ansprechen.

Viele Gri3e und ein schénes Wochenende

Bernd Langbehn

E
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Von: H. Neumann [mailto:neumann-schule@web.de]
Gesendet: Freitag, 10. Januar 2014 18:59

An: hesebeck@wtnet.de

Betreff: AW: Benimmkurs

Hallo Herr Langbehn,
flr das Jahr 2014 wiinsche ich [hnen auch alles Gute, viel Erfolg und etwas Zeit der Ruhe .

Gerade heute habe ich mit den Kolleginnen gesprochen. Es herrscht fast Einigkeit, dass der Benimmkurs
stattfinden soll. Vom Zeitraum ist das Frithjahr im Gesprach. Gern auch wieder mit der VHS H-U. Nun die
schlechte Nachricht: wir haben drei achte Klassen; zusammen etwa 75 Schiler/innen.

Ich wiirde mich sehr freuen, wenn die Biirgerstiftung uns lhre Unterstiitzung zusagen konnte.

Demnachst wollte ich mich beziiglich der Bewerbungsseminare an Sie wenden, bei denen wir auch gern
wieder Ihre Unterstltzung hatten. Einzelheiten sind noch nicht ganz geklart.

Mit freundlichem GruR
Helmut Neumann



